PREFEITURA DE

SOBRAL

Secretaria Municipal da Saude

JUSTIFICATIVA DE PRECO

Com objetivo de colher preco mais vantajoso para a Administragdo Publica

Municipal, realizamos cotagéo nos seguintes termos:

- Envio de e-mails para empresas que fornecem o objeto desta contrtagio.

Foram enviados e-mails para empresas objetivando cotagcdo de pregos,

conforme passamos a descrever:

Empresa Valor unitario (R$)
Oftalmoclinica Sobralense Ltda 950,00
Instituto Brasileiro de Cirurgia Ocular Ltda 1.250,00
Clinica Dr Aldemir Carneiro 3.200,00

Portanto, diante das pesquisas, verifica-se que o valor ofertado pela empresa
Oftalmoclinica Sobralense Ltda, se encontra abaixo do valor praticado no mercado,
sendo 0 mais vantajoso para a Administragdo Publica contratar, em observancia legal a
selecdo da proposta mais vantajosa, prevista no art. 3°, caput, da Lei 8.666/93, bem
como, prestigiando também o principio da economicidade, previsto art. 70 da
Constituicdo Federal de 1988.

Ressalta-se que a contratagdo direta em comento é urgente tendo em vista
ordem judicial proferida pelo Juiz Federal Substituto da 192 Vara/SJCE, Raphael Kissula
Loyola, que deferiu liminar no processo de n° 0501175-96.2021.4.05.8103S,

determinando que o Municipio cumprisse a deciséo.

Sendo assim, resta observado o artigo 26, inciso Il da Lei 8.666/93 que exige a
presente justificativa de precos para contratacées mediante dispensa de licitagao.
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Prefeitura Municipal de Sobral — CNPJ 07.598.634/0001-37
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Sistema de Compras - PMS

Sistema de Compras - PMS
Usuério: Antonia Tamires Alves Soares
Fungéo: Gestor de Compras
Email: tamiressoares@sobral.ce.gov.br

Mapa Comparativo

Processo:
Tipo de Caculo: Menor Prego
Total Estimado do Processo: R$ 15.200,00
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17/03/2021 E-mail de Prefeitura Municipal de Sobral - Fwd:

Antonia Tamires Alves Soares <tamiressoares

1 mensagem

Dirac Sobral <diracsobral@gmail.com> 17 de marco de 2021 11:15
Para: tamiressoares@sobral.ce.gov.br

---------- Forwarded message ---------

De: oftalmoclinica sobralense <oftaimoclinicasobral@hotmail.com>
Date: qua., 17 de mar. de 2021 as 11:12

Subject:

To: Dirac Sobral <diracsobral@gmail.com>

Atenciosamente,

DOMITILA LIRA FIGUEREDO
Assistente Administragcéo
Coordenadoria de Vigilancia do Sistema de Saude

Coordenadoria Vigilancia do Sistema de Satde i Prefeitura de Sobral
Célula do Servigo de Controle e Avaliagdo (88) 3611-5364 Secretaria Municipal da Saude]
e Célula do SACS (88) 3614-8864 R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro
rRESEFTURA pE Célula Auditoria e Regulagio (88) 3611-6003 / 3611-4410 / CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE
(88) 3677-1100
www.sobral.ce.gov.br

B L 3611-5342
R. Anahid de Andrade, s/n, Praga Senador Figueira, Centro.
CEP.: 62.011.000 - Sobral - CE
email: diracsobral@gmail.com

@ DIRAC20210317_11093073.pdf
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Secretaria de Satde de Sobral — Fundo Municipal da Saiide

Orcamento de Tratamento - 16 injecoes intra-vitreas de anti-angiogenico
Incluindo: Consulta pré-operatéria, 16 Procedimentos mensais em centro cirfirgico e retornos de pos-

operatério até Imés, ap6s a ultima injecao intra-vitrea.

R$ 51.200,00 (cinquenta e um mil e duzentos reais)

16 de margo de 2021

Dra. Wanessa Furtado Carneiro
CRM/CE 12286

Avenida Treze de Maio, 2394 — Fortaleza - CE
Fone.: (085) 3281.3393 — Fone/Fax.: (085) 3243.7790

www.clinicaaldemircarneiro.com
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Fwd: Solicitagéo de propbéta de servico.
1 mensagem

Benedito Ivon Linhares Queiroz <ivonlinhares@sobral.ce.gov.br> 16 de marco de 2021 09:32
Para: Antonia Tamires Alves Soares <tamiressoares@sobral.ce.gov.br>

Segue proposta recebida

---------- Forwarded message ------~--

De: Clinica Dr. Aldemir Carneiro <faleconosco@clinicaaldemircarneiro.com>
Date: ter., 16 de mar. de 2021 as 07:26

Subject: Re: Solicitagao de proposta de servigo.

To: Benedito lvon Linhares Queiroz <ivonlinhares@scbral.ce.gov.br>

Prezados

. Segue proposta de servigo para contratagso.
Agradecemos a preferéncia.

Atenciosamente,
Clinica Dr. Aldemir Carneiro

Em seg., 15 de mar. de 2021 as 11:08, Benedito lvon Linhares Queiroz <ivonlinhares@sobral.ce.gov.br> escreveu:
Bom dia Amine,

Conforme contato, o municipio de Sobral possui agéo judicial para fornecer injegdo intravitrea, referente a liminar
de processo, cujo este determina que o Municipio custeie a injecdo ao paciente sob pena de multa no
descumprimento da ordem.

Estamos realizando dispensa de licitagdo para compra da injegao descrita abaixo para Prefeitura de Sobrai.

Informacdes para proposta i
Nome: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
CNPJ: 11.407.563/0001-15

-Injegdes intravitreas Avastin: 12 unidades

. Validade da proposta: 90 dias.

Por gentileza, gostaria do envio IMEDIATO, da proposta em papel timbrado em PDF. Ou pessoalimente no
enderego Rua Anahid Andrade, N° 373, Bairro Centro - Sobral CE na Secretaria Municipal da Saude de Sobral,
Setor de Compras.

Agradego antecipadamente toda a atengdo que me queiram dispensar, subscrevo-me com a mais elevada
consideragao. :

Atenciosamente,

Clinica Dr. Aldemir Carneiro
www.clinicaaldemircarneiro.com.br
(85) 3281.3393/ (85) 997564590

-@ Orcamento_Secretaria de Saude de Sobral.pdf
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11/05/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO X 2 () | DATA DE ABERTURA
06.034.150/0001.00 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO| o4/1515003

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
CLINICA DE OLHOS DR. ALDEMIR CARNEIRO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

Fedekddh k% ME

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consuitas

CODIGO E DESCRIGAQ DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realizacdo de procedimentos cirirgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realizagdo de exames complementares
87.11-5-01 - Clinicas e residéncias geriatricas
87.11-5-03 - Atividades de assisténcia a deficientes fisicos, imunodeprimidos e convalescentes
. 87.11-5-04 - Centros de apoio a pacientes com cancer e com AIDS
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assisténcia a paciente no domicilio
87.20-4-01 - Atividades de centros de assisténcia psicossocial
87.20-4-99 - Atividades de assisténcia psicossocial e a salide a portadores de disttirbios psiquicos, deficiéncia mental e
dependéncia quimica e grupos similares nao especificadas anteriormente
87.30-1-99 - Atividades de assisténcia social prestadas em residéncias coletivas e particulares nio especificadas
anteriormente

CODIGO E DESCRIGAQ DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
AV TREZE DE MAIO 2394 A
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
60.040-530 BENFICA FORTALEZA CE
ENDERECO ELETRONICO ‘ TELEFONE

(85) 3243-8952

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fekdeded

SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
. ATIVA 04/12/2003

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUACAQ ESPECIAL

sededededededk dedcdedk kg

Aprovado pela Instrugio Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2020 as 12:04:58 (data e hora de Brasilia). Pagina: 111




CENTRO AVANGCADO

Retina e Catarata

‘Nome da Empresas Instituto Brasileiro de Cirurgia Oculay Ltda,'
CNPJ; 04.788.565/0001-36

",Enderac;o Avenléa Dom Tuis, 1233, 14° Andar,
Telefone cie contato: (85) 3486 6366 ,
“Destinado & ‘ Setretaria Municipal da Satde: de SObra'
‘Data da- Proposta. 19 de Maio de 2021.

Melrales T E’ortaxeza!Ce R

INJECAO INTRA-VITREA COM HONORARIOS MEDICOS .-

R$ 1.250,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$

RS 20.000,00 |

Validade da proposta: 30 dias.

. Jean Freitas
-~ . | Faturamento

Av. Dom Lufs, 1233 14° andar - Aldeota CEP 60160-230 - Fortaleza - CE - Brasil

www.retinaecatarata.com.br
Tel/Fax: (85) 3486 6366
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Fwd: Cotacao Injegao Intra-Vitrea com Honorarios Médicos ™~
1 mensagem
Domitilalira araujo <domitila.liraaraujo@gmail.com> 20 de maio de 2021 09:23

Para: tamiressoares@sobral.ce.gov.br
segue em anexo injegdes intravitrea.
---------- Forwarded message -------—-
De: Jean Freitas <faturamento@retinaecatarata.com.br>
Date: qui., 20 de mai. de 2021 as 09:09

Subject: Cotagdo Injecao Intra-Vitrea com Honorarios Médicos
To: Domiitila Liraaraujo <domitila.liraaraujo@gmail.com>

Bom dia Domitila,
. Segue anexo conforme solicitado.
| Jean Freitas
I‘ Coordenador de Faturamento | Centro Avangado de Retina e Catarata
Av. Dom Lufs, N° 1233 - Ed. Harmony Medical Center / 14° Andar
Tel: (85) 3486-6366 | Ramal: 3104-9850
Facebook | Instagram: /retinaecatarata

www.retinaecatarata.com.br
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