PREFEITURA DE

-SOBRALI

Secretaria Municipal da Sadde

Sobral, 28 de margo de 2022.

Oficio n® 273/2022 — Secretaria Municipal da Salde de Sobral

8r. Jodo Luis de Castro
Empresa Neo Consultoria e Administragido de Beneficios Eireli

2

Assunto: Autorizagio de Ata de Registro de Pregos’

Prezado Senhor,

. Temos a honra de cumprimentar Vossa Senhoria, € na oportunidade, solicitarmos-lhe

autorizacio para utilizar a Ata de Registro de Preco de outro ente da Federagao, conforme art. 32
do Decreto n® 2.257/2019, Ata de Registro de Pregos n° 002/2021 relativa ao Pregao Eletrdnico
N° 001/2021, realizado pela Consoércio Intermunicipal Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha,
cujo objeto & “Registro de Pre¢os para futura e eventual contratacio de empresa especializada no
gerenciamento da frota de veiculos para o CIMBAJE e os municipios consorciados, visando o
ABASTECIMENTO de combustiveis(gasclina, etanol, diesel comum, S10 e S500) dos mesmos
em uma ampla rede credenciada de postos de combustivel, bem come manutencao preventiva e
corretiva incluindo servicos mecanicos, elétricos, lanternagem, pintura, retifica de motores,
alinhamento de direcéo, balanceamento de rodas, trocas de éleo para motor, trocas de filtros de
oleo e filtros de ar, servicos de guincho, servigos de borracharia, com fornecimento de pecas,
pneus, baterias, lubrificantes, produtos e acessotrios de reposicdo genuinos, implantacio e
. operacdo de sistema informatizado e integrado, com acesso por meio de cartdo magnético com
chip via internet, através de rede de estabelecimento credenciados, em tode o TERRITORIO
NACIONAL", com o intuito de adqguirirmos, nos termos, condigdes e especificagbes contidas na
aludida Ata, tendo em vista atenderem as necessidades deste 6rgio, a saber:

TEM ) TAXA ADM | DESCOMTO | v ToTAL VALOR
DA FORNECEDOR DESCRIGAQ UNIDADE (EM %) (EM %} REGISTRADO | TOTAL DA
ATA MEDIDA | REGISTRADA REGISTRADA (R$) AD(iss?O
Gerenciamento da frota de
veiculos para o CIMBAJE e os
, | municipios consofrciados, visando
‘o ABASTECIMENTO de
LOTE 2 gi%ﬁ%ﬁggé;gﬁg‘ combustiveis (gasolina, etanol,
DE BENEFICIOS diesel comum, S10 e S500} dos
EIRELI - mesmos em uma ampla rede} SERVICO 0,0% 4.64% R$ RS
CNP.I: credenciada de postes de 19.000.000,00 | 3.600.000,00
y combustivel, com acesso por meio
25.165.749/0001-10 | 0 contao magnético com chip via
internet, afravés de rede de
astabelecimento credenciados, em
todo © TERRITORIO NACIONAL”
= R$
Total da Adesao . 3.600.000,00
Secretaria Municipal da Sadde  Rua: Anahid Andrade, 373 - Centro - Scbral /Ce CEP:62.011-000 :

Fone: 088 - 3611.7758 e-mail: saude@sobral.ce.gov.br




lz.‘\‘?b PREFEITURA DE

+ SOBRAL

Secrataria Municipal da Saude

O valor desse processo importa em R$ 3.600.000,00 (Trés milhdes e s&Ngg
reais).

Com base nessa informagao, solicitamos o seu aval.

A resposta devera ser enviada para: Razio Social: Fundo Municipal da Saude de Sobral-
CE CNPJ: 11.407.563/0001-15. Secretaria Municipal da Satde de Sobral, situada na Sua Anahid
Andrade, 373- Centro — Sobral - Cearad. CEP: 62.011-000. Setor de Compras e Licitagdes - Tel.
(88)3611-8845 ou peio e-mail: juiiana.parente@sobral.ce.gov.br.

Sem mais para o momento, agradecemos-lhe a atencaoc dispensada, e colegamo-nos a
disposicao para eventuais esclarecimentos.

. Cordialmente,

YgoiGoilt>

¥

Regina Cé&lia Carvalho da Silva
Secretaria Municipal da Salde

Secretaria Municipal da Saiide  Rua: Anahid Andrade, 373 - Centro - Sobral /Ce CEP:62.011-000
Fone: 088 - 3611.7758 e-mail: saude@sobral.ce.gov.br
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g% PREFEITURA DU
. Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br>

.

ENC: SOLICITAGAO ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGCO PE N° 002/2021 /
FUNDO DE SAUDE DE SOBRAL/ CE - 17788

10 mensagens

Carla Araujo <carla.araujo@neofacilidades.com.br> 6 de abyi
Para: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br> pf“A AS >
Cc: Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.gf .r> Cnstlaneoo
Basan <cristiane.basan@neofacilidades.com.br=, Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades. éﬁ.bp y\c

=z
%_’__._.m("‘ég

Atesto o recebimento dos oﬁcuos n2 273/2022 e n2 060/2022, referente a solicitacio de\Ag sao a ARP o‘o
CIMBAIJE e o aceite do orgéo gestor.

Prezados boa tarde.

Assim sendo, peco a gentileza a confirmacdo se a rede credenciada atende 100% 3 necessidade da
. Administracio.

Aguardaremds confirmacao da rede para continuarmos com o processc de Adesdo.
Qualquer divida ou nova solicitagdo, estaremos a disposicdo.

Atenciosamente,

Carla Aragjo | Contratos

LS

De: Felipe Veronez <felipe.verdnez@neafacilidades.com.br>

Enviado: segunda-feira, 4 de abril de 2022 12:24

Para: ContratosNeo <ConiratosNeo@neofacilidades.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITACAO ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGO PE N2 002/2021

. e s A
De: Mara Juliana Carnelro Parente <Juhana parente@sobral ce. gov br> '
Enviada em: segunda-feira, 4:de abril de,2022 09:10 : :
Para: Daniele Guissi <daniele. quuss:@neofacmdades com.br>; Isabella Barbato <|sabeiia barbato@
negfacilidades.com. br:> Fehpe Veronez <felipe. veronez@neofacmdad% com.br>; Contratos

-+ ‘;: - .
4

https :Hmaii.goo@e.comimai]lul_(ll?ik=édt7?b45ﬁc§df|’ew=p.l&search=all&permthid=ihre>_ad'-f°/u3A1 729393237105680889&simpl=msg-f%3A17293932... 17
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<contratos@ne0fac:|!ldades com. br>
Assunto: Fwd: SOLICITACAO ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PE Ne 002/2021

r—wuemee Forwarded message —---—-- : L
De: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana. parente@sobrai ce.gov. br>

Date: sex., 1 de abr. de 2022 as 14:49

Subject: SOLICITACAO ADESAC A ATA DE REGISTRO DE PREGO PE N2 (02/2021

To: Carla Araujo <analises4@necfacilidades.com.br>

Prezado Senhor,

Temos a honra de cumpnmentar Vossa Senhoria, e na oportunidade, solicitarmos-the autorizacéo para
utilizar a Ata de Registro dePreco de outro ente da Federacéo, conforme art. 32 do Decreto n°
2.257/2019, Ata de Registro de Pregos n° 000/2021 relativa ao Pregéo Eletrénico N° 001/2021,
realizado pela Consércio Intermunicipal Multifinalitario do Baixo Jequitinhonha, cujo objeto é
“‘Registro de Pregos para futura e eventual contratac&o de empresa especializada no gerenciamento da
frota de veiculos para o CIMBAJE e 0s municipios consorciados, visando o ABASTECIMENTOQ de
combustiveis(gasolina, etanol, d|esel comum, S10 e S5500) dos mesmos em uma ampla rede
credenciada de postos de combustivel, bem como manutengao’ preveritiva e corretiva incluindo servigos
mecanicos, elétricos, lanternagem, pintura, retifica de motores, atinhamento de dirécio, balanceamento
de rodas, trocas de Gleo para motor, trocas de filiros de éleo e filtros de &r, servicos de guincho,
servicos de borracharia, com fornecimento de pecas, pneus, baterias, lubrificantes, produtos e
acessorios de reposicio genuinos, implantagdo e operacéa de sistema informatizado e integrado, com
acesso por meio de cartdo magnético com chip via internet, através de rede de estabelecimento
credenciados, em todo o TERRITORIO NACIONAL", com o intuito de adqumrmos(, nos termos,

~ condigbes e especuﬁcagoes contidas na aludida Ata : '
segue abaixo solicitacdes requisitadas, com também, anexado oficio acelte do 6rgéo:

¢ Qual tipo de combustivel: gasolina e diesel comuns. ¥ -
s Quantidade da frota s descrlgao dos veiculos? (!eves e pesados) 20 vans, 29 carros de passeio, 1
6nibus, 3 caminhdes.

s Estimativa Anual {combustivel): 264.000 litros de diesel & 205.000 litros de gasolina anuais;

¢ Redes de estabelecimentos credenciados para atender a ,lslemanda (especificar as cidades e
guantidade por cada cidade): Scbral e Fortaleza;

2 5.
Att.
Juliana Cameiro Prefeitura de Sebral
Célula de Compras/Licitagio ¢ Secretaria Municipal da Saade
Secretaria Manicipal da Saide i R. Virlato de Medeiros, 1250 - Centro
(8836116845 i CEP: 62.011.060 - Sobral - CE

E-mail: licitacao_sms@sobral.ce.gov.br] i (88)3677-1100
o i owww sobral ce anvbr

iy B
- [
. El -
&
- .l
» I
- s 7 i E R ‘_:-‘
* . . . ; . .
& Juliana Carneiro . ‘ + Prefeitura de Sobral

https:llmaii.google.com!maiIIuIOf?ik=cdf7fb4bbc&view=pt&search=aII&permthid=thread-f%“3A1 7293932371 05680889&5impl=msg-f%3A1 7293032... 217
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Céiula de Compras/Licitagio i+ ‘Secretarsa Municipal da Satde
Sceretaria Municipal da Satde | . i R. Virato de Medeiros, 1250 - Centro
(88) 36116845 : { CEP:62:011.060 - Sobral - CE

E-mail: liciiacao sms@Dsohral.ce.gov.by] _ i {8BY3677-1100

2 anexos

.@ Oficio Empresa-.pdf
882K

-@ ACEITE - SOBRAL-ORGAQ. pdf
137K

Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br> ' 7 de abril de 2022 10:09
Para: Francisco Assis de Barros Neto <assisdebarrcs@sobral.ce.gov.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexaos : . . i

@ Oficio Empresa-.pdf
882K

-@ ACEITE - SOBRAL-ORGAO pdf
137K

Mara Juliana Carnelro Parente <Jul|ana parente@seobral.ce.gov.br> 7 de abril de 2022 16:28
Para: Carla Araujo <carla.araujo@neofacilidades.com.br>

Cc: Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.com.br>, Cristiane
Basan <cristiane.basan@neofacilidades.com.br>, Felipe Veronez <felipe veronez@necfacilidades.com.br>

Boa tarde, caria . .

Estou tentando contato com vocés, mas ndo consegui. Seria possivel vocé rie fazer uma hgagéo para que eu possa
sanar alguras duvidas? L

.

088-998604747 juliana

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Carla Arayjo <carla.araujo@neofacilidades.com.br> ) 7 de abril de 2022 17:20
Para: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br>

Ce: Daniele Guissi <daniele guissi@neofacilidades.com.br>, Cristiane Basan <cristiane.basan@neofacilidades.com.br>,
Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>

Prezados boa tarde. *

.

Juliana, "
Conforme falamos, pego a gentlleza a confirmacao se a rede credenciada atende 100% a

necess@ade da Admmlstrag:ao

Aguardaremos conﬁrmagéo.

.

httpS:Ilrnéii.googIe.com!mai!lul{}.f?ik=cdf7fb4bbc&vie‘w=pt&search=aIl&permthid=thread-f%3m7..‘2939323'?1705680889&simpl=msg-f%3A17293932... 37

*
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Qualquer divida ou nova solicitagdo, estaremos a disposicdo.

Atenciosamente,

De: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce. gov br>
Enviado: gquinta-feira, 7 de abril de 2022 19:28 : '
Para: Carla Araujo <carla. arau;o@neofac:lsdades com.br> :
Cc: Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>; Daniele Guissi <daniele. guussn@neofacrltdades com.br>;
Cristiane Basan <cristiane. basan@neofacwl:dades com.br>; Fehpe Veronez <fe|lpe veronez@
neofacilidades.com. br> -

. Assunto: Re: SOLICITACAO ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PE N2 002/2021/ FUNDO DE SAUDE DE
SOBRAL/ CE - 17788

[Texto das mensagens antericres ocuito] p3

m REDE CREDENCIADA 1778& - SECRETARIA DE SAUDE DE SOBRAL - GE.xlsx

= 80K
Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br> ) 7 de abril de 2022 17:41
Para: Francisco Assis de Barros Neto <assisdebarros@sobral.ce.gov.br> 2
[Texto das mensag-;ens anteriores oculta] n -
. ;;:“'
' o
9 anexos y
i image001.png
® 78K
image003.png
1K -
| Outlook-aa.png
75K
} Outlook-aa.png
P 75K
| image001.png
| 78K
image003.png
1K
Oﬁtlook-aa.png
75K e
image003.png o . . )

1K o .

’, . . -t

hitps:/fmail.google. comfméiilufOf?ik=cdf?fb4bbc&view=pt&search=a!I&permthid=!hread-f%3A1 7293932.371 OéBéDBBQ&simpl=msg—f%3A1 7293932... 47
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@ REDE CREDENCIADA 17788 - SECRETARIA DE SAUDE DE SOBRAL - CE.xisx
80K

Francisco Assis de Barros Neto <§éssisdebarros@sobral.ce.gov.br> ' 8 de abril de 2022 08:00
Para: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana parente@sobral.ce.gov.br>

Bom dia,

:
Apds verificacdo da lista dos fornecedores disponibilizadas pela empresa, chegamos a conclusdo g
fornecedores atendem as necessidades da secretaria de salide de Sobral.

escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

g REDE CREDENCIADA 17788 - SECRETARIA DE SAUDE DE SOBRAL - CE.xlsx
=1 a0k -

s

Mara Juliana Carneiro Parente <ju|iéna.parente@sobral.ce.gov.br> 8 de abril de 2022 08:01
Para: Carla Araujo <analises4@neofacilidades.com.br>

. ITexto das mensagens anteriores cculto]

REDE CREDENCIADA 17788 - SECRETARIA DE SAUDE DE SOBRAL CE.xlIsx
80K .

Carla Araujo <carla.araujo@neofacilidades.com.br> ‘ . 8 de abril de 2022 (8:02
Para; Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br> ’

Cc: Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi <daniele. gu|SS|@neofaC|I|dades com.br>, Cristiane
Basan <cristiane.basan@neofacilidades.com.br>, Felipe Veronez <felipe.veronez@neofaciligades.com.br>

Prezados bom dia.

Poderia confirmar se a rede credenc;ada atende a necessidade da Admmlstragao?
Aguardaremos confirmacgdo para conciuir o processo de Ades3o.

Qualguer divida ou nova solicitacdo, estaremos a disposigdo.

Atenciosamente,

De: Carla Araujo <carla.araujo@neofacilidades.com.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de abrit de 2022-20:20

https:lfmail.googIe.comlmaiIIuIOI?ik:cdf?fbd-bBc&view'=pt&search=aI|&permthid=thread-f°/03A17293932371{}5680889&simpl=msg-f%3m7293932,.. 57
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Para: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana:parente@sobral.ce.gov.br> ]

Cc: Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.com.br>; Cristiane Basan <cristiane. basan@
neofacilidades.com.br>; Coﬂ;tratos <contratos@neofamhdades com.br>; Felipe Veronez <felipe.veronez@
neofacilidades.com.br>

Assunto: ENC: SOLICITACAO ADESliO A ATA DE REGISTRO DE PRECO PE N2 002/2021/ FUN
SOBRAL/ CE - 17788

v

[Texto das mensagens antericres coulto] '

@ REDE CREDENCIADA 17788 SECRETARIA DE SAUDE DE SOBRAL - GE. xlsx ’
80K

§

Mara Juliana Carneiro Parente <juiizna.parente@sobral.ce.gov.br> : 8 de abril de 2022 08:06
Para: Carla Araujo <carla.araujo@neofacilidades.com.br>

Cc: Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.com.br=, Cristiane
Basan <cristiane .basan@neofacilidades.com.br>, Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>

Bom dia,

r
!

Apos verificago da lista dos fornecedores disponibilizadas pela empresa, chegamos a conclusdo que a rede de
. fornecedores atendem as necessidades da secretaria de saude de Sobral.

[Texto das mensagens anteriores ocul'to} ; :5 I
L
2 anexos .
Qutlook-aa.png
75K
j Outiook-aa.png
§ 75K
Carla Araujo <car|a.araujo@nec)fécilidédes.com.br> 8 de abril de 2022 08:28

Para: Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.parente@sobral.ce.gov.br>
Cc: Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.com.br>, Cristiane
Basan <cristiane.basan@neofacilidade's.com.br>, Felipe Veronez <felipe.veronez@neofacilidades.com.br>

. Prezados bom dia.

Acusamos a confirmagdo gue.a rede credenciada atende Administra¢do.
“Desta forma, segue em anexc nossa respdéta autorizando a adesdo a Ata de Regisfro de Preco 002/2021 do
CIMBAJE - 6540, cujo objeto é de Abasteclmento. para atender a FUNDQ DE-SAUDE DE SOBRAL/ CE, bem como
* os documentos de Habllltagao . t
Assim sendo para concluiro processo de adesao pedimos a gentileza que elabore o contrato conforme
dados ahaixo: o . .

= Providenciar o contrato conforme “minuta de contrato” do Edital em anexo; -
* Mencionar no Contrato sobre ¢ processo de Adesdo; ) &

Aguardaremos confirmacéo e o envio do contrato!

Qualquer davida ou nova solicitagio, estaremos a disposicdo.
A
Atenciosamente,

https:l.'mail.google.comfmai1/u!0/‘?ik=cdf7f53}bbc&view=.pt&search=aIl&permlhid=thread—f%3A1 7293932371056808898&simpl=msg-1%3A17293932... 6&/7
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Caria Ar > | Contratos

De: Mara Juliana Carneiro Paréri't'-e <juliana.parente@sobral.ce.gov.br> :

Enviado: sexta-feira,:8 de abril de 2022-11:06 R % 8.7
. ‘ P

[Texto das mensagens anteriores oculto] _ ! ’ - Municw

.80 ) A
[Texto das mensagens anteriores ocuito]

. .

5 anexos

m ACEITE DE ADESAO SECRETAR!A DE SAUDE DE SOBRAL.pdf
659K .

47 Edital_18_0122021 20210525180143 pdf
. 121K .

4 00 - CONTRATO socm_ pdf : a
1035K : _ ;

0 02 - DOC. JOAO CASTRO pdf

347K

Q
2 CERTIDOES NEO - MARg:o 2022 - PARTE IV.paf
4456K -

R

i

-
i

https:llmail.google.comfmaillull)!‘?ik=cdf?fb4bbc&\.,riew=pt&search=all&pennthid=thread~f%3Aj 7293932371 05680889&simpl=msg-f%3A17293932... 7/7




facilidades e beneficios
A .
SECRETARIA DE SAUDE DE SOBRAL
CNPJ: 11.407.563/0001-15

ASSUNTO: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N2 002/2021

ACEITE DE ADESAQ

A empresa NEQ CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIREU » pessoa
juridica de direito privado, com Cadastro Nacional de Pessoa Juridica, CNPJ, n. 25.165.749/0001-
10, Alameda Rio Negro, n2 503 18¢ andar sala 1803 — Aiphaville Barueri/SP - CEP: 06454-000,

e-mail:  licitacao@neofacilidades.com.br & coniratos@neofacilidades.cqyn.br, por seu

representante infra-assinado, vem por meio deste informar que CONCORDAMOS e ACEITAMOS
com a solicitagdo de ADESﬁ\O a ATA DE REGISTRO DE PRECOS n® 002/2021 do PREGAO N2
001/2021, realizado pela CIMBAJE - Consdrcio Intermunicipal Multifinalitario do Baixo

_ Jequitinhonha. .
; R :

Asseguramos que o-fornecimento do quantitativo reguerido nesta missiva a secretaria
_ . Tat .
ndo prejudicard os fornecimentas existentes ou futuros aos drgdos partjcipantes € previstos na
- sy

ARP n® 002/2021 do PREGAO ne 001/2021.

.
L3

Certos de contar com sua atencdo, antecipamos nossos agradecimentos.

r

Barueri/SP, 08 de abrit de 2022. -

NEQ CONSULTORIA E AD Isrﬁit;io DE BENEFICIOS EYRFILT
NP, T2 25,165.745/0008-10
30A0 LULS DE CASTRO - PROPRIETARIO DA EMPRESA
Lop 221.353.808-57 / RG 33.026.861-1
aontrates@necfaciidades.com.br

www.necfacilidades.com.br _ L

Alamedo Rio Negro, 503 - Sala 1803~ U
Alphasille - Berveri/SP - 06454.000 - (11} 3631.7730 S

L




