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JUSTIFICATIVA DE PREQO

Apos solicitapao de propostas enviadas a empresas que fornecem o objeto da Dispensa em

epigrafe, obtivemos retorno positivo de LEV! CASTRO ANDRADE - CNPJ: 35.637.273/0001-26,

ARDESON TORRES DE SOUSA - CNPJ: 34.457.719/0001-78, M.R LOPES CASTRO ME -

CNPJ:08.600.782/0001-01, VIANA BALBINO COMERCIO DE ARTIGO DE ARMARINHO LTDA-

CNPJ: 08.538.820/0001-43, ZIG ZAG AVtAMENTOS LTDA- CNPJ: 10.530.941/0001-90 e

KALUFON EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 63.397.418/0001-02.

Assim, diante das cotapoes apresentadas, a que se enquadrou nos parametros da planilha

iniciai elaborada por esta Secretaria e com o menor prepo de fornecimento do objeto, foram as

empresas LEVI CASTRO ANDRADE e KALLIFON EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor total de

R$ 19.955,00 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), constantes nas propostas em

anexo a este processo, configurando-se dessa forma, o mais vantajoso para a Administrapao

Publica contratar pelo criterio de menor prepo, vislumbrando o atendimento do prinetpio da

economicidade.

Importa mencionar que foi realizada pesquisa de prepos no Portal de Licitapoes do Tribunal

de Contas do Estado do Ceara, por tecnico do setor de licitapoes da Secretaria da Saude, sendo

que nao foi localizado processo com contratapao semefhante que pudesse ser utilizado como

parametro.

Alem do que fora citado, deve ser destacado que os insumos para confecpao de aventais

impermeaveis a serem adquiridos pela Administrapao sao de extrema importance e essenciais ao

atendimento da situapao emergencial, tendo em vista que o Ministerio da Saude recomenda a

utilizapao de avental impermeavel como equipamento de protepao individual indicado para

prevenpao e controle de contagio.

Sendo assim, resta observado o artigo 26, inciso III da Lei 8.666/93 que exige a presente

justificativa de prepos para contratapoes mediante dispensa de licitapao.

Sobra!/CE, 10 de julho de 2020.

Tarciana Ferreira Serafim

Coordenadora da Atenpao Especializada

. .
_ _ ;

Prefeitura Municipal de Sobra!- CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobrai - CE, 82011-065 Contato:(88) 3677-1100
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aL.C. ANDRADE
RUA MENINO DEUS .520
CNPN:35.637,273/0001-26

Plasticos
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Tudo para estofados e tapefarias

(88) 2144.6646 (88) 98106.0028 {£>

%/

1

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL &£i*
X'ENDEREQO: Rua Anahid Andrade, N° 373 /

CIDADE: SOBRAL

PRODUTOS: MATERIAL DE PLASTICO TRANSPARENTE

ORQAMENTO

PrecoVALOR Quant.PESO. DO PRODUTO

PLASTICO TRANSPARENTE ESPESSURA 0,1OMM

140CM DE LARGURA

R$ 11.675,00

R$ 11.675,00SUB-TOTAL

Pÿr\d\$des de Pagamento

A VISTA

fjOot/L
XEVI CASTROXNDRADE
CPF: 078.882.543-73

1
LEVI CASTRO ANDRADE

CNPJ: 35.637.273/0001-26 II
Ivalidade do orcamento 90 dias Rua: Menino Deus,558 - CENTRO - Sobrai - Ceara

Sobral,15 de JUNHO 2020J



Ardeson Torres de Sousa

Rua Nova Palestina,sM ' v
&. 'ÿ

CNPJ:34.457.719/Q00|/78 %
ESTOFADOS &e>

~<fyRs .
y

Proposta
Sobral(ce) 15 de Junho de 2020.

Prefeitura de Sobral
(Secretaria Municipal da Saude)

Prezados Senhores
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para de Material

para fornecimento de batas.

. Item Vrunit Vr total
QUANTIDADE Unid.MlIS

PLASTICO TRANSPARENTE 140CM L X

0,10MM DE ESPESSURA 0,10 mm
R$ 5,27 R$2.500 metros 13.175,00

R$ 13.175,00TOTAL

A VISTA

1

Prazo de entrega

2 a 3 dias

Colocamo-nos a disposi$ao, para eventuais duvidas, pelo telefone

AR0ESON TORRES DE SOUSA CPF: 053.834.373-71

validade do orcamento 90 dias



I ;ÿcipa/VvM.R LOPES CASTRO ME

RUA PEDRO AGUIAR CARNEIRO

C.N.P.3:08.600.782/0001-01

TEL:3613-2038

WHATS:9 9850-2327ESTOFADOS AT

fPis.
CORTINAS -PERSIANAS - ESTOFADOS - DECORAC0ES 4 /

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

ORQAMENTO DE COMPRA

DESC. DO PRODUTO VALOR Quant. Preco

12.92,00PIASTICO TRANSPARENTE
N. dzSPESSURA 0,10
LARG. 1,40 MTS

R$

validade do orgamento 90 dias

R$ 12.925,00SUB-TOTAL

MARIA ROSELIA LOI

560353493-15 CPF

Condigdes de Pagamento

AVISTA |
ASTRl

Sobral,15 de JUNHO de 2020
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Ameatiaÿu, Sobral/CEOlde Julho de 2020,

Validade da Proposta: 60Dias
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- ENC: Soliciiagao de corregao de proposfoy-' ' *' ' $\E-mail de Prefeitura Municipal de Sobral23/07/2020

an © \PREFEITURA I)E

#SOBRAL Marisa Helena Gazzineo Bijotti <marisabijotti@sobral.ce.gov.bf45

~~£§V
4

ENC: Soiicitagao de corregao de proposta

23 de julho de 2020 11:35iara soares da sifva <iaras_soares@hotmail.com>
Para: “marisabijottÿsobral.ce.gov.br" <marisabijotti@sobral.ce.gov.br>

De: iara soares da silva <iaras_soares@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira, 23 de julho de 2020 11:34

Para: marisabijotti@sobral.ce.gov <marisabijotti@sobral.ce.gov>
Assunto: EIMC: Soiicitagao de corregao de proposta

/"A

De: Financeiro Kallifon <financeiro@kallifon.com,br>
Enviado: sexta-feira, 26 de junho de 2020 09:57

Para: iara soares da silva <iaras_soares@hotmail.com>
Assunto: Re: Soiicitagao de corregao de proposta

Em 2020-06-25 17:05, iara soares da silva escreveu:
Boa tarde MacielI
Gostaria de solicitar uma declaragao que nao emprega menor na

empresa Kallinfon, como tambem a corregao da proposta de prego do
elastico. A corregao e na descrigao do produto. Descrigao

correta : Elastico 7MM, rolo com 100 metros.

Aguardo retorno e qualquer duvida entre em contato.

Atenciosamente!
Iara Soares

98826 8099

Bom dia,

Segue anexo os documentos solicitados.
ATENCIOSAMENTE,

RQ Kallifon
I N T I M I D A D E $

JUNIOR MACIEL
Supervisor Financeiro

(88) 3615 6108

©www.kailifon.com.br
§§§preserve Preserve o meio-ambiente. Imprima apenas o necessarioI

Livre de virus, www.avast.com.

fQ ORCAMENTO E DECLARACAO.pdf

: 246K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=84689d4a4c&view=pt&search=all&permmsgid=rnsg-f%3A1673018672366981724&sirnpl=msg-f%3A1673018... 1/1
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Viana Bambino Comercio de Artigo de Armarinho LTDA.

Rua Desembargador Moreira da Rocha, 761- Centro.

CNPJ- 08.538,820.0001/43

Fone:(88)3613-2295

Sobral-Ceara.

Carla Froposta de prego.

Destine: Prefeltura Municipal de Sobral.

1 'Pescrigidÿ j Old
"

elÿcomi? eoofolos
j|:rnm;iCiÿQ{»n _ .. _ .... .

item Valor UNT Total
01 13.740,0022,90

(Trezemil setecentose ouarenta reals.)

Validade daProposta 60dlas.

Francisco Silvto Viana
CrF: 507.402.381-53Viana Balbino Comerpo de Artigo de Armarinho LTDA

CNPi-08.538.820/000l-43

Sobral, 06deJulho 2020.

* •*,«*; rnm



23/07/2020 E-mail de Prefeitura Municipal de Sobral - Orgamento elasticos
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•m P R E f E IT U H A D E

#SOBRAL Larisa Helena Gazzmeo Bijottl <marisabij

- x
d s

Orgamento elasticos 'x.

2 de julho de 2020 10:53Marisa Helena Gazzineo Bijotti <marisabijotti@sobral.ce.gov.br>
Para: vianabalbino@gmail.com

Bom dia Silvio,

Solicito corregao da proposta de prego do elastico.
Descrigao correta: Elastico 7mm - rolo com 100 mts.

Orgamento:

ITEM 01

DESCRIQAO: ELASTICO 7MM - ROLO COM 100 METROS
QUANTIDADE TOTAL 600 ROLOS
VALOR UNITARIO: R$ 18,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 11.100,00
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Desde ja agradego a atengao.

r\

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=84689d4a4c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-28493790t144529072&simpl=rrisg-a%3Ar-28493.. 1/1
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VZIG ZAG AVIAMENTOS LTDA

CNPJ:10.530941/0001-90
Avenida DornJose Tupfrsamba da Frota 1509 - Centro- Sobral

ORCAMENTO

Fara Prefeitura Municipal de Sobral

ITEM PRODUTO VI, TOTALOTP 1 VI, UNT

filASTICO 7MM~ ROLO

c/ ipQivrrs
1 20,00 12,000,00600 RL

Vafidade da proposta: 60 dias
\ *

,igj;-K

viftmefeos/* Varierfadss

Sobral-Ce, 06 de iulho de 2020,

Sdr*X~ ffhA d& rP '

Edna Inez de Vaseoneelos Bezerra

AvSamamJf *,.n..ÿÿrvo4l?5{551<90



E-mail de Prefeitura Municipal de Sobral - ENC: Pedido de proposta /•&" %23/07/2020
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Marisa Helena Gazzineo Bijotti <marisayjj!o|tiÿÿobralxe.goÿS>/>
m PREFEITURA D E

SOBRAL
7d

X.
ENC: Pedido de proposta lN.„.

23 dejulho de 2020 11:37iara soares da silva <iaras_soares@hotmail.com>
Para: "marisabijotti@sobral.ce.gov.br" <marisabijotti@sobral.ce.gov.br>

De: zigzag erika <toja2igzag@hotmail.com>
Em/iado: segunda-feira, 6 dejulho de 2020 13:21

Para: iara soares da silva <iaras_soares@hotmail.com>
Assunto: RE: Pedido de proposta

•PEDIDO DE ORCAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

Eiastico 7MM, rolo c/ 100MTS. Valor Unt: 20,00

ZIG ZAG AVIAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.530941/0001-90

De: iara soares da silva <iaras_soares@hotmail.com>
Enviado: quinta-feira; 2 dejulho de 2020 10:51

Para: iojazigzag@hotmail.com <lojazigzag@hotmail.com>
Assunto: Pedido de proposta

Bom dia Erica!

Solicito a corregao da proposta de prego referente aos elasticos. Descrigao correta: Eiastico 7MM, rolo c/
100MTS.

Aguardo retorno!

Iara Soares
88 98826 8099

Livre de virus, www.avast.com.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=84689d4a4c&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1673018796001102470&simpl=msg-f%3A1673018... 1/1



:> >SisSema de Compras - PMS

Stetsma de Compras -.PMS'

Usuario: Antonia Tamires Alves Soares

Funcao: Gestor de Compras

Email: tamiressoares@sobral.ce.gov.br

PREFEI TDR A D E

fwapa Gornparativo

Processor \ . -

Toial Estiinado do Processor RS 19.955,00

Valor
Unitario

Valor Valor TotalUnidade Qtd PropostaCod Item

mmmmmmsmmsam«ÿ«

•T 5®
‘

umMm
:

:
KALLIFON EMPREENDIMENTOS LTDA
S3.3ST.4tS/0001-02 .

VIANA BALBINO COMERCSO DE
ROLO 600,00 ARTI60 DE ARMARINHO LTDA

Oa.33S.s20/Q001-43

ZiG ZAG AVIAMENTOS LTDA
10.530.941/0001-90

: RS 13,30
.

R$.8.280,00 |•: iv/'vvri;: ... R$ ;
13,802117372 ELASTICO 7MM.ROLO COMTOOM: R$ 22,90/

;
: R$ 20,00

06 / ( deSobra!,

____(0,
TARCIANA FERREiRA SERAFiM

(COORDENADORA DA CfeLULA DE ATENQAO A SAUDE ESPECIALIZADA)

CPF: 026.048.074-87

cÿcretaÿ-59
%S3 %:
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