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OSASCO, 30 de Outubro de 2020

~

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Rua Viriato de Medeiros 1.250 4°| Andar
Sobral - CE

Dispensa / Agéo Judicial N° 72-10-202/
PROCESSO: SN
ENCERRAMENTO: 18:00 horas do diT 30/10/2020

PROPOSTA DE PRE(}OS

ftem: 01
Descrigao do Produto: EXELON 4,5MG
Marca: EXELON 4,5MG

Principio Ativo: RIVASTIGMINA
Nome Comercial: EXELON 4,5MG
/\_Apresentagéo: 4,5 MG CAP GEL DURA CT FR PLAS OPC X 28
" Laboratério: NOVARTIS FARMACEUTICA SA - ESPANHA
Procedéncia: ESPANHA
Validade do Produto: 24 MESES
Registro do Ministério da Saude: 1006800990158
Quantidade Cotada: 364 ( TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO ) CAP
Valor Unitario: R$ 5,43 (cinco reais e quarenta e trés centavos) :
Valor Total do Item: R$ 1.976,52 (um mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois ce 1tévos)
Valor Total da Proposta: R$1.976,_52(um mil novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dojs centavos)

Declaramos que no valor ofertiado, estdo inclusas todas as despesas necessarias para remessa dos materiais.
Declaramos pleno conhecimento atendimento as condi¢Bes do Edital e seus anexos.
"A Secretaria-Executiva da Cémara de Regulagdo do Mercado de Medicamentos - CMED, com fulcro no disposto no inciso
XIll do artigo 12 da Resolucdo CMED n2. 3, de 29 de julho de 2003, expede o presente Comunicado:

“Aplicacdo do fator de reducdo de 20,09% ((vinte inteiros e nove centésimos por cento) -(CAP) sobre o PRECO FABRICA

CMED ANVISA, CONFORME COMUNICADO N¢ 11, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018. J

m DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CAIXA, ADEQUAMOS A QUANTIDADE OFER"A;DA PARA O ITEM 017-
MEDICAMENTO EXELON 4,5MG (RDC 204/2006). 3

ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares ¢ OneqlégieosianA

Pilaga Agricola la Paz Tristante, 144, parte 2, CEP 06276-035 ~ Osasco-8P
CNPJ/ME sob o n® 04.307.650/0015-30
Egeritério Central em 8P Tel: (11) 2185-3437

E-mail: lcitacoes@oncoprod. com. by
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL |
Rua Viriato de Medeiros 1.250 4% Andar |
Sobral - CE |

Dispensa / Agéo Judicial N° 72-10-2020
PROCESSO: SN !
ENCERRAMENTO: 18:00 horas do dia 30/10/2020

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS |
PRAZO DE ENTREGA: ATE 15 DIAS APOS O RECEBIMENTO DO EMPENHO ‘
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS ‘
FORMA DE PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL S/A...- Ag.1912-7 C/C.: 5387-2 |
FRETE: ISENTO
PRAZO DE VALIDADE DO CONTRAT|O:
s
S CI0S, e, .. - I
MARTANR TOCLIDE s o oo
OLIVEIRA:26905 985‘ OLIVEIRA:26905982806
D488 2020,11,02 23:22:06
806 /7 0300
MARIANA LUCCI DE OLIVEIRA
COORDENADORA DE LICITAGOES
RG. 28.797.194-6 - CPF. 269.059.828-06

ONCO PROD Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncoldgicos LTDA

Prage Agricola la Paz Tristante, 144, parte 2, CEP 06276-035 ~ Osasco-SP
C.NPJI/ME, sob o n® 04.307.650/0015-30
Escritério Central e SP Tel: (11} 2185-34387

E-mail: lHoltacoesi@oncoprod. com. br
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PREFEITURA DE (73
Antonia Tamires Alves Soares <tal ressoares@sobral.c%o br>

< o0
RES: PROPOSTA 72-10-2020 | FM SOBRAL | EXELON 4,5MG - PROPOSTA RETIFICADA \?ﬁ Fls o8 c%/

y .
mensagem \ ;

Tatiana Umbelino Dos Santos <tatiana.umbelino@gruposc.com.br> WZO 08:47
Para; "tamiressoares@sobral.ce.gov.br" <tamifessoares@sobral.ce.gov.br>

Tamires, bom dial

Gentileza considerar essa proposta, a anterjor estava com o valor equivocado.

Tatiana Umbelino

Analista de Licitacdes

licitacoes@oncoprod.com.br

www.oncoprod.com br

(11) 2185-3429

De: Tatiana Umbelino Dos Santos <tatiang.umbelino@gruposc.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 23 de outubro de 2020 17:54

Para: tamiressoares@sobral.ce.gov.br
Cc: licitacoes oncoprod <licitacoes@oncpprod.com.br>; Jamille Oliveira Soares <jamilie.soares@oncoprod.com.br>
Assunto: PROPOSTA 72-10-2020 | PM SOBRAL | EXELON 4,5MG

Prezados,

Segue a proposta de preco para o processo de dispensa de licitagéo.
“Ao enviar o Pedido de compras/Ordem|de compra/Empenho ou documento que o valha, solicitamos que informe a validade minima exigida do

medicamento no ato da entrega, para que possamos atendé-lo, sendo que sem essa informagéo néo sera possivel dar andamento, tio pouco enviar o
aceite no recebimento do referido instrymento de compra”. :

Assim, caso ndo seja informado a validade exigida, sera considerado do aceite por esta Instituigéo a validade minima no ato da entrega de 12 (doze)

meses.” i
|
Grata! |

Tatiana Umbelino

Analista de Licitagbes

licitacoes@oncoprod.com.br

i
hitps:/imail.google.com/mail/u/0?ik=94c73p257 a&view=pt&search=all&permthid=thread-i%3A1682339604872597911a&sf mpl=msg-f%3A16823396048... 1,




21/12/2020

E-mail de Prefeitura M

&

From: Antonia Tamires Alves Soares <tamii
Sent: quinta-feira, 8 de outubro de 20200

To: Licitacao, Central (Gen) <central.licitac

Subject: COTAGAO PARA DISPENSA DE ME

Boa tarde,

* O municipic de Sobral possui agéo judicial para fornecer medicamento, referente a liminar de processo, cujo
custeie o medicamento ao paciente sop pena de multa no descumprimento da ordem.

Estamos realizando dispensa de lic
“{IVASTIGMINA 4,5MG: 360 COMP

Por gentileza, gostaria do envio em at

Ou pessoaimente no endereco Rua A
Compras.

Agradego antecipadamente toda a afq

Att.

Tamires Soares

Assistente de Administrs

(88) 3611-6845 (88)9986

tamiressoares@sobral los.gov.br]

Ao
v Setor de Compras e Licifagles

Secretaria Municipal da|Saide
~3981

unicipal de Sobral - RES: PROPOSTA 72-10-2020 | PM SOBRAL | EXELON 4,5

www.oncoprod.com.bt

{(11) 2185-3429

réssoares@sobral.ce.gov.br>
9106

so@novartis.com>
DICAMENTO - RIVASTIGMINA

gste determina que o Municipio

tacdo para compra do medicamento descrito abaixo para Prefeitura de Sobral.

IMIDOS

£ 02 dias Uteis da proposta em papel timbrado em PDF.

nahid Andrade, N° 373, Bairro Centro - Sobral CE na Secretaria Municipal da Sadde de Sobral, Setor de

ngdo que me queiram dispensar, subscrevo-me com a mais elevada consideragéo.

Prefitura de Sebral

Secretaria Municipal da Satide

R. Virigto de Medeiros, 1250 - Centro
CEPY
(88)B6 7-1]00

72-10-2020 NOVA pdf
2585K

B

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=94

73b257a&view=pt&search=all&permthid=thread-{%3A1682339604872597911&simpl=msg-f%3A16823396048...




h " Declaramos que nos valores apregentados:acima estao inclusos todos os tributos; encargos trabathistas, previdencidd

SELLENE COM E REP LT0A
A JOAD CARVALHO, 208 , ALDEOTA - GEP. 80140-140
ORTALEZA-CE « Fones. {15)4008-4450 | (8540004477
CINPJICPF: 05.328.222/0001-76 - wse Estadusl 066147440
E_mail: licta@aslione.com

AO)

13828 FUNDO MUNICIPAL DE SBAUDE DE $0OBRAL

RUA BOULEVARD JOAD BARBOSA, 776 [SOBRAL:CE - Fone: (85)9891-84006 « Fax: {)
Ati: COMISSAQ DE LICITAGAO

Ref. ESTIMATIVA
E&ﬂMATNA DE PRECOS Nr 9 Abert\ra 20[10’2029 Vaﬁdada Canf.mw' 25/12/2030

“Und  Otde Total  ValorUnit,  Total jan,

Mem  Produto ; : ‘ =
R “EX 00 | 0120 EEeEgy

"0001.0001 EXELON 4,5MG C/28 CAP [C1] - (NOVARTIS-”

Total ‘Gjra}: 391665
(trés mil novecentos e quinze reals & sessenta centaygs |

Condigbes:

* Entraga: 5 DIAS

** Pagamento: CONF EDITAL

* Validade da Proposta; 80 DIAS
** Estamos de geordo com todos 08 quesitos exigidos neste edital.

s, fiscais

comerciais, taxas fretes, sequros, dgslocamentos de pessoal, custos & demais despesas. que possam ingidir sobre o fo ecsmento lictade,
inclusive & margem de-lucro, ‘

** Através do presente declaramos inteira submissao aos ditames da Letn.d 10:520, de 17 de julho de 2002, subsidiada ‘la Lol n>8666/9% e

suss posteriores alteragtes e, as cliusulas @ condigBey pravisies nesta licitagao,
** AssUmimos o compromisso-de bém-e fielmente sxacutar o obieto desta licitacio, caso sejamos vencadares da presente licitagao,

** Nusta oportunidade, temos & dediarar, sob as penas-da Lel, que tomamos pleno canhecimento dos produtos objetod sta licitag#o, que ndo
possuimas nerfhim fato impeditivolpara participagdo deste cartame & que nos submetemos a todas-as clausuias € cori 19635 previstis neste
adital. :

Fortaleza-CEx Terga, 20 de Outubyro de 2020

o o
Ni} SOA ES DE FARIA$

RG: 8812001001050
CPE 30317525387
Cargo: REPRESENTANTE COMERCIAL
E_mail erandi farias@seliene.com




21/12/2020

. ~

PREFEITURA DE

AL

Mara Juliana Carneiro Parente <juliana.pane

Digitalizar 20 dde out d«

1 mensagem

je 2020 (3).pdf

Erandi Soares <erandi.farias@sel
Para: juliana.parente@sobral.ce.gd

ene.com>
v.br

@ Digitalizar 20 dde out dde 2020 (3).pdf

280K

20 de outubro de 2020 16:24

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=cdf7fb4bhc&view=pt&search=all&permthid=thread-i%3A168110018092727266 1 &simplzmsg-f%3A168110018092...  1/1




Montes Claros, quinta-feira, 1 de outybro de 2020

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal Sobral/ CE
EMPRESA: Guedes e Paixéo LTDA. :
CNPJ: 16.928.871/0001-00 j
ENDERECO: Rua Doutor Santos, n2 50, Centro, Montgs Claros/MG
REPRESENTANTE COMERCIAL: VAGNER VALENTIM

ORCAMENTO

UNIDADE/ ies

ox UNID PEDIDO TOTAL

PRODUTO MARCA PRECGOCX

RIVASTIGMINA 4,5MG | | Exelon [ RS 31100] 28 | Rs11t1 ] 360 | | | RS$3.99857
R 5 = z g

Frete incluso

Condi¢do de pagamento: a vista - 7 dias
Prazo de Entrega: 15 dias Uteis :
Validade da Proposta: 10 dias. i
Dados Bancérios : Banco Bradesco Ag. 3049-0 C/c 23830-9

i i e e,
Vagner Valentim Lopes de Oliveira
Representante Somercial

J 16‘928 8’?’1/0&2}1»0“‘}

1 050~ Contro
g s i

LW sl Giskon -y}




08/10/2020 E-mail de Prefeitura Munl0|pal de Sobral - COTAGAQ PARA DISPENSA DE MEDICAMEN

e P

PREFEITURA DE

SOBRAL . Antonia Tamires Alves Soares <tamiresso ‘

COTAGAO PARA DISPENSA DE MEDICAMENTO - RIVASTIGMINA |\

2 mensagens

Antonia Tamires Alves Soares 4tamiressoares@sobral.ce.gov.br> 1de butubro de 2020 14:24
Para: vagner@vagnervalentim.page 1

Boa tarde,

* O municipio de Sobral possui agéo judicial para fornecer medicamento, referente a liminar de
processo, cujo este determina que o Municipio custeie o medicamento ao paciente|sob pena de multa
no descumprimento da ordem. |

Estamos realizando dispensa de licitagdo para compra do medicamento descrlto abaixo para
Prefeitura de Sobral.

-RIVASTIGMINA 4,5MG: 360 COMPRIMIDOS
S |
Por gentileza, gostaria do ernvio em até 02 dias Uteis da proposta em papel timbrado em PDF.

Ou pessoalmente no endereco Rua Anahid Andrade, N° 373, Bairro Centro - SobraliCE na Seécretaria

Municipal da Saude de Sobral, Setor de Compras.

Agradego antecipadamente| toda a atengdo que me queiram dispensar, subscreyo-me com a mais
elevada consideracao. ‘

Att. ‘
Tamires Sodres Prefeitura de Sobral |
Assistente de Administracdo Secretaria Municipal da Salide
Setor de Compras e Licitagbes R. Viriato de Medeiros,|1250 -~ Centro
Secretaria NLunicipaI da Sadade CEP.: 62.011.060 ~ Sobral - CE
(88) 3611-6845 (88)99862-3981 ! (88) 3677-1100 3
tamiressoares@sobral.ce.gov.br] www.sobral.ce.gov.br

-‘lggner Valentim Lopes de Oliveira <vagner@vagnervalentim.page> 1 de outubro de 2020 14:46

ara: Antonia Tamires Alves Soargs <tamiressoares@sobral.ce.gov.br>

Boa tarde Tamires!
Segue orcamento solicitado.

Fico no aguardo.
Att,

Daniela
[Texto das mensagens anteriores oculto]

%7 ORGAMENTO SOBRAL.pdf
210K

hitps://mail.google.com/mail/u/0?ik=94c¢73b. 257a&view=pt&search=alI&permthid=thread-a%3Ar-8695434930762398268&|sinjnpl=msg-a%3Ar-6780 .omn




DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA.

RUA AMADEU FURTADO, 994 , PARQUELANDIA « CEP: 60450-130
ORTALEZA-CE - Fones: (85)3281-3004 / (85)3281-7777
CNPJICPE: 05,423 600/0001:48 - Insc. Estadual: 066051615
E.mail: dinamicahospitalari @grmail com

o
VIST9FUNDO MUNIC, DE SAUDE SOBRA]
RYEREADOR RAIMUNDO NILO DONIZETE
Att: COMISSAD DE LIOITAGAO
Ref: MEDICAMENTOS

'COBELHO 15 POR TRAS DO SUPERMERCADO PINHEIRGS SOBRAL-CE | féu:x‘,e; (B8)3677-1157 - Fay (88)

PROPOSTA DE PREGOS ‘Nr.: 04102020 - Emissdor 08/10/2020 - Validade Contrato: 01/10/2020 |
fem Produto T T Und  Qtde. Total | Valor Unit, Total fterm
0001-0001 RIVASTIGMINA 4,5MG (ACHEY TTTTTTTTTERR 860,00 | 10,45 37762,00
{dez :g&ag & niarenta s Ginco centavis )
'ijqmiz 3.762,00
Gondigsas: {résmil _té?m&s-as&%%e&g&gmam}
* Entraga: CONFEDITAL.
* Pagamento; CONF EDITAL @
** Validade da Proposta; 90 DIAS
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08/10/2020

E-mail de Pré

PREFEITURA DE

Antonia Tamires Alves Soares <tamiressoare

COTAGAO PARA DISPENSA DE MEDICAMENTO - RIVASTIGMINA

2 mensagens

Antonia Tamires Alves Soares <

Para: Dindmica Hospitalar <dinan{

Bom dia,

* O municipio de Sobral possui agdo judicial para fornecer medicamento, refe

processo, cujo este determi
no descumprimento da orde

Estamos realizando dispe
Prefeitura de Sobral.

-RIVASTIGMINA 4,5MG: 360 COMPRIMIDOS

Por gentileza, gostaria do er
Ou pessoalmente no enderego Rua Anahid Andrade, N° 373, Bairro Centro - Sobrz
Municipal da Saude de Sobral, Setor de Compras.

Agradeco antecipadamente
elevada consideragéo.

Att.

Tamires Soares

Assistente de Administracido
Setor de Compras e Licitagbes
Secretaria Municipal da Satde
(88) 3611-6845 (88)99862-3981
{amiressocares@sobral.ce.gov.br]

tamiressoares@sobral.ce.gov.br>
icahospitalar1@gmail.com>

na que o Municipio custeie 0 medicamento ao paciente
m.

nsa de licitagdo para compra do medicamento des

vio em até 02 dias uteis da proposta em papel timbrado

toda a atengdo que me queiram dispensar, subscrev

Secretaria Municipal da
R. Viriato de Medeiros,
CEP.: 62.011.060 -~ Sob
;’ (88) 3677-1100
i www.sobral.ce.gov.br

| Prefeitura de Sobral E

8 de outubro de 2020 09:44

rente & liminar de

sob pena de multa

scrito abaixo para

em PDF.
| 'CE na Secretaria

0-me com a mais

Salide

1250 - Centro
ral - CE

/Ninamica Hospitalar <dinamica
.“ara: Antonia Tamires Alves Soar

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=94c73b257a&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5311567364925873363&s

Segue em anexo

htspitalar1 @gmail.com>
s <tamiressoares@sobral.ce.gov.br>

8 de

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Nada mais havendo, reafi
Atenciosamente,

DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 09.423.609/0001-
FONE: 0800 006 3004 - (

Livre de virus. www.alvg.com.

rmamos os nossos protestos de elevada estima e ¢o

48 - CGF: 06.695.161-5
85) 3281-3004

nsideracdo.

mpl=msg-a%3Ar-3123... 1/2



08/10/2020 E-mail de Prszeitura Municipal de Sobral - COTACAO PARA DISPENSA DE MEDICAMENTO - RIVAE, )

Livre de virus. www.avg.com.

w@ img20201008_13074765.

132K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=94c73

pdf

h267a8view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5311567364925873363&

xsimpl=msg-a%3Ar—3123... 2/2



Sistema de Compras - PMS

Sistema de Compras - PMS
Usuério: Antonia Tamires Alves Soares
Funcio: Gestor de Compras
Email: tamiressoares@sobral.ce.gov.br

Processo: P133976/2020
TipG de Caculo: Vienor £1ego

Mapa Comparativo

Total Estimado do Processo: R$ 1.976,52

ESTEVAM FERREIRA DA PONTE NETO

{Coordenador da Assigténcia Farmacéutica)

CPF: (42.868.173-50

Pagina 1



